Evelien Deurloo

Onderwerp: FW: 2019.0039 veiling Essenburgsingel 108 B | te Rotterdam, Delfshaven | 3598 A4

Van: C i

Verzonden: maandag 18 februari 2019 1/:54

Aan: Maaike Blazer <Maaike@ambachtsenotaris.nl>

Onderwerp: RE: 2019.0039 veiling Essenburgsingel 108 B | te Rotterdam, Delfshaven | 3598 A4

Geachte mevrouw Blazer,
De specificatie is als volgt opgebouwd:

Boekjaar 2018 12x € 125,= € 1.500,- + incassokosten € 476,- = € 1.976.
Boekjaar 2017 € 478,15.

Met vriendelijke groet,
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Beheer en Administraties B.V.

Slinge 600 B
3086 EX Rotterdam

Telefoonnummer: 010 — 481 39 97.

Van: Maaike Blazer [mailto:Maaike @ambachtsenotaris.nl]

Verzonden: maandag 18 februari 2019 1A:0?

Aan: =

Onderwerp: RE: 2019.0039 veiling Essenburgsingel 108 B | te Rotterdam, Delfshaven | 3598 A4

Geachte
Hartelijk dank voor uw bericht.
Graag ontvang ik van het beginsaldo van 2019 ad € 2.454,15 een specificatie.

Met vriendelijke groet,



