Indra Bhawan | Fokkema Linssen Notarissen

Onderwerp: FW: Uw referentie PB/19.0342 A.M. de Jongstraat 71 te 2985 TA Ridderkerk

Van: @tiscali.nl>

Verzonden: maandag 5 augustus 2019 20:31

Aan: Indra Bhawan | Fokkema Linssen Notarissen <bhawan@fokkemalinssen.nl>

CC: >

Onderwerp: RE: Uw referentie PB/19.0342 A.M. de Jongstraat 71 te 2985 TA Ridderkerk
Beste indra,

De servicebijdrage is € 165,-- per maannd,

Met vriendelijke groet,

()

Van: Indra Bhawan | Fokkema Linssen Notarissen [mailto:hhiawangnfoldiom e o]
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 16:20
Aan: '{.)

Onderwerp: RE: Uw referentie PB/19.0342 A.M. de Jongstraat 71 te 2985 TA Ridderkerk
Geachte heer,
Dank voor de toegezonden informatie.

Graag verneem ik van u de maandbijdrage in deze.

Met vriendelijke groet,

Mw.l. Bhawan
Notarisklerk

ﬁai i

Fokkema Linssen Notarissen
Heemraadssingel 131

3022 CD Rotterdam

PO Box 26296

3002 EG Rotterdam

tel: +31 10 476 26 88

fax: +31 10477 44 45

e-mail: bhawan@fokkemalinssen.nl
internet: www.fokkemalinssen.nl

Van: @tiscali.nl>

Verzonden: vrijdag 2 augustus 2019 15:34

Aan: Indra Bhawan | Fokkema Linssen Notarissen <phawan @ alkkeialingsen al>
Onderwerp: Uw referentie PB/19.0342 A.M. de Jongstraat 71 te 2985 TA Ridderkerk

Geachte mevrouw Bhawan,



Naar aanleiding van uw mail d.d. 23 juli 2019 inzake de executie veiling A.M. de longstraat 71 te Ridderkerk deel ik u
hierbij mede dat:

1. Achterstand VVF £ 8 701 72 7ie achriivan deurwaarderskantoor Wouters.

A

De stookkosten welke verschuldigd zijn opgenomen in de achterstanden bij de deurwaarder.

Het reservefonds bedraagt € 88.571,91.

De mutatiekosten bedragen zowel voor de koper als verkoper € 50,-- ieder.

Er is een collectieve opstalverzekering door de VVE afgesloten.

Meer Jaren Onderhoudsplan is bijgevoegd.

Er zijn geen omstandigheden die tot een verhoging van de maandbijdrage of een extra bijdrage zullen leiden.

NouswN

Het bankrekeningnummer van de VVE NL83ABNA478788738 t.n.v. VVE A.M. de Jongstraat 1-99 te Ridderkerk.
Ik meen u hiermede voldoende te hebben ingelicht en mochten er nog vragen zijn dan verneem ik dit gaarne.

Met vriendelijke groet,
administrateur VVE



