Indra Bhawan | Fokkema Linssen Notarissen

Onderwerp: FW: inzake veiling van de Bart Verhallenplein 46 te 3122 TC Schiedam / onze ref:
PB/19.0900

Van: @rpvvebeheer.nl>

Verzonden: maandag 13 januari 2020 20:54

Aan: Indra Bhawan | Fokkema Linssen Notarissen <bhawan@fokkemalinssen.nl>

Onderwerp: FW: inzake veiling van de Bart Verhallenplein 46 te 3122 TC Schiedam / onze ref: PB/19.0900
Beste mevrouw Bhawan,

Onderstaand in uw mail heb ik de antwoorden zwart gearceerd.

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
VvE Manager
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RP Beheer

RP VvE Beheer
Fortunaweg 34
3113 AN Schiedam
Tel: 010 4260905

info@rpvvebeheer.nl
www.rpvvebeheer.nl

Van: Indra Bhawan | Fokkema Linssen Notarissen
<bhawan@fokkemalinssen.nl<mailto:bhawan@fokkemalinssen.nl>>

Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 10:39

Aan: Marion van Leeuwen <marion.van.leeuwen@rpvvebeheer.nl<mailto:marion.van.leeuwen@rpvvebeheer.nl>>
Onderwerp: RE: inzake veiling van de Bart Verhallenplein 46 te 3122 TC Schiedam / onze ref; PB/19.0900

Geachte mevrouw,

Dank voor de toegezonden informatie.

Graag verneem/ ontvang ik nog van u het navolgende:

- in de opgave van de deurwaarder (zie bijlage) staat vermeld “afrekening stookkosten 2018” een bedrag ad € 146,92.

Is dit over de periode tot en met december 2018 of zit dit ook nog op de maanden januari, februari, en maart 2019.
Het stookseizoen loopt van januari t/m december. Afrekening stookseizoen 2018 is dus t/m december 2018

Met vriendelijke groet,



Mw.|. Bhawan
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